
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

KATILIMLAR

1 1 NURŞAH SATILMIŞ  MA 33 6 31,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 38 2 37,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 107 12 104,00 448,015 68

2 12 BUSE NUR KÖKÇÜ  MA 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 34 4 33,00 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 105 12 102,00 439,888 106

3 8 BERK DURAN  MB 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 36 4 35,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 100 17 95,75 422,038 247

4 5 FURKAN SÜER  MA 26 4 25,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 38 2 37,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 98 11 95,25 420,603 260

5 3 ZEHRA TELKENAR  MA 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 36 3 35,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 100 19 95,25 419,443 274

6 6 PETEK OLGUN  MB 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 38 2 37,50 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 99 20 94,00 417,265 296

7 0 CEREN EZGİ DOĞAN  MH 32 6 30,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 31 5 29,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 94 17 89,75 399,943 496

8 6 MAKBULE YÜCEL  MA 29 8 27,00 2 0 2,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 37 2 36,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 93 19 88,25 398,173 518

9 5 ADEM KILIÇ  MB 29 7 27,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 31 5 29,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 94 17 89,75 398,145 519

10 9 AYBÜKE İVAK  MA 31 6 29,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 33 2 32,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 0 4,00 89 14 85,50 388,100 645

11 0 FEYZA ÇETİN  MH 30 5 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 31 4 30,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 2 3,50 90 17 85,75 387,050 661

12 2 SÜMEYYE AKBABA  MB 31 8 29,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 33 4 32,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 0 5,00 89 20 84,00 382,470 716

13 0 MERYEM ÖZSEVEN  MH 34 5 32,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 33 0 33,00 1 0 1,00 1 0 1,00 84 8 82,00 379,503 756

14 0 İLKNUR AKKURT  MA 33 3 32,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 23 3 22,25 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 87 9 84,75 378,275 772

15 8 ŞEVVAL DAĞISTANLI  MA 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 31 6 29,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 89 26 82,50 376,113 809

16 1 BERKAY ARSLANTAŞ  MC 22 10 19,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 30 3 29,25 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 85 16 81,00 370,795 892

17 7 UFUK ÇÖNE  MA 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 31 4 30,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 86 26 79,50 367,008 958

18 1 İKBAL HEKİMHAN  MB 31 9 28,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 27 3 26,25 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 85 22 79,50 365,238 986

19 4 ZEYNEP TEKE  MA 26 13 22,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 33 3 32,25 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 84 22 78,50 364,008 1016

20 2 ÖZLEM SAZAŞ  MC 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 31 6 29,50 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 85 28 78,00 363,148 1025

21 13 CEMRE TÜTÜNCÜ  MB 29 10 26,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 29 8 27,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 86 28 79,00 362,485 1033

22 10 KENAN DERYOL  MB 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 25 5 23,75 5 1 4,75 5 2 4,50 2 4 1,00 84 23 78,25 360,113 1069

23 5 EBRU SEZEN  M 31 7 29,25 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 29 3 28,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 77 13 73,75 350,675 1219

24 2 TUĞÇE BARAN  MA 31 5 29,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 26 1 25,75 2 0 2,00 75 9 72,75 345,900 1291

25 12 HAKİ  MB 23 9 20,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 33 0 33,00 3 2 2,50 5 1 4,75 3 0 3,00 75 12 72,00 345,693 1293

26 4 YUSUF DERYOL  MC 32 6 30,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 1 18,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 3 2,25 75 14 71,50 335,970 1454

27 7 HAYDAR ULUSOY  MB 20 16 16,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 32 5 30,75 3 3 2,25 6 1 5,75 4 1 3,75 75 33 66,75 327,398 1601

28 5 ŞÜHEDA CANBOLAT  MC 22 17 17,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 26 6 24,50 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 74 31 66,25 322,905 1688

29 0 İLKNÜR PARLAK  ME 26 12 23,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 22 3 21,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 72 22 66,50 322,675 1693
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

KATILIMLAR

30 0 EMRE BAŞTAŞ  MB 25 15 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 3 20,25 2 2 1,50 6 1 5,75 2 4 1,00 71 28 64,00 313,408 1890

31 4 ÖZLEM İSAK  MA 25 10 22,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 26 6 24,50 63 22 57,50 297,170 2229

32 8 FURKAN DEĞİRMENCİ  MC 1 0 1,00 37 1 36,75 5 1 4,75 7 0 7,00 5 0 5,00 55 2 54,50 290,835 2359

33 3 ÇAĞLA KILIÇARSLAN  ME 25 11 22,25 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 21 4 20,00 3 1 2,75 2 2 1,50 60 20 55,00 285,448 2475

34 9 RUKİYE BELDEK  MC 27 6 25,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 15 5 13,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 60 22 54,50 279,410 2617

35 3 İLKER AKGÜL  MD 22 17 17,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 20 8 18,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 62 34 53,50 279,178 2619

36 9 YUNUS BOZKURT  MB 13 6 11,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 16 3 15,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 58 19 53,25 275,048 2692

37 11 YUSUF EMRE KARA  MD 26 11 23,25 2 1 1,75 4 1 3,75 19 4 18,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 57 21 51,75 273,635 2722

38 10 KÜBRA ATEŞ  MD 28 12 25,00 4 1 3,75 15 2 14,50 3 4 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 57 23 51,25 269,143 2813

39 0 ENES ARSLAN  MA 27 12 24,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 55 17 50,75 267,588 2838

40 10 SİNAN BALTAŞ  MA 27 5 25,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 53 13 49,75 266,320 2867

41 11 ELİFNUR UÇAR  MC 24 10 21,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 17 13 13,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 59 35 50,25 265,268 2887

42 11 BÜŞRA KİMSESİZ  MA 28 4 27,00 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 13 4 12,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 50 16 46,00 253,450 3104

43 10 ESRA ÇETİNTAŞ  ME 25 9 22,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 16 9 13,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 51 24 45,00 250,453 3170

44 0 BEYZA ÖZKAN  MH 22 11 19,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 15 3 14,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 50 20 45,00 249,858 3190

45 9 ALPAY ARSLAN  MA 28 9 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 7 6,25 48 18 43,50 241,848 3356

46 2 BİRGÜL AKBABA  ME 19 8 17,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 12 1 11,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 46 19 41,25 237,863 3438

47 11 İREM KILIÇ  ME 15 8 13,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 18 5 16,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 44 17 39,75 235,418 3499

48 2 NAZLICAN AKTAY  MB 25 11 22,25 1 1 0,75 4 0 4,00 12 2 11,50 1 0 1,00 1 0 1,00 44 14 40,50 234,773 3512

49 11 MELİSA ZORBA  MB 27 8 25,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 46 15 42,25 233,813 3532

50 1 MELİSSA KARATAY  MB 29 9 26,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 45 13 41,75 233,660 3536

51 7 METE PALABIYIK  MA 21 15 17,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 14 8 12,00 44 29 36,75 223,825 3728

52 0 ALEYNA ÖZKAN  MH 16 4 15,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 13 2 12,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 40 14 36,50 223,275 3743

53 5 ALEYNA ODABAŞOĞLU  MA 26 7 24,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 39 12 36,00 214,208 3914

54 8 SÜMEYRA  MD 13 7 11,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 20 12 17,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 39 25 32,75 213,245 3932

55 12 AYBERK BÜYÜK LMUS  MA 9 4 8,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 11 6 9,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 15 33,25 211,373 3971

56 5 AYBÜKE BEKDOĞDU  MD 15 16 11,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 10 4 9,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 27 32,25 207,873 4040

57 8 VAHİT ME AL  MA 20 18 15,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 9 4,75 39 31 31,25 202,198 4159

58 8 SILA ESER  MC 28 12 25,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 36 24 30,00 196,380 4269
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

KATILIMLAR

59 5 ALİ ADIBELLİ  ME 3 1 2,75 2 1 1,75 18 7 16,25 1 0 1,00 4 2 3,50 28 11 25,25 188,755 4376

60 10 ULAŞ AKIN  M 20 7 18,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 31 15 27,25 186,910 4404

61 4 MELİSA NUR YÜCEL  MC 11 8 9,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 3 5,25 30 15 26,25 186,753 4409

62 13 SEDAT PİŞKİN  MD 19 7 17,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 30 11 27,25 186,680 4412

63 11 MERYEM BO DEMİR  MD 24 14 20,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 32 26,00 182,995 4475

64 5 BURCU DEMİR  ME 20 19 15,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 7 5 5,75 1 1 0,75 32 31 24,25 180,090 4523

65 13 İLKER FIRAT DEMİR  ME 20 8 18,00 6 3 5,25 1 0 1,00 27 11 24,25 179,603 4532

66 0 BURAK TEMÜGAN  ME 17 11 14,25 0 2 -0,50 8 4 7,00 1 4 0,00 3 2 2,50 29 23 23,25 177,140 4567

67 2 BUĞRA AĞIRMAN  MD 16 10 13,50 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 27 13 23,75 176,823 4571

68 14 GAMZE CANBULAT  MF 13 16 9,00 13 15 9,25 2 4 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 32 41 21,75 173,568 4607

69 9 YASEMİN GÜLEÇ  MA 15 9 12,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 18 21,50 169,288 4656

70 4 ORHAN URAL  MA 11 11 8,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 26 23 20,25 168,580 4665

71 5 AHMET KAYKUSUZ  MA 14 11 11,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 6 4 5,00 24 20 19,00 163,228 4718

72 1 GÖKCE  MA 19 21 13,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 28 36 19,00 161,073 4746

73 8 NURAY YAŞAR  MB 13 7 11,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 2 0 2,00 20 14 16,50 152,543 4849

74 9 MEHMET AKIN  MD 15 13 11,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 21 15,75 150,390 4881

75 12 MURAT SEVEN  MB 17 14 13,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 19 21 13,75 144,163 4935

76 2 CANSEVER KAPUSUZ  MA 12 20 7,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 25 13,75 143,298 4938

77 12 CEMAL EKENEL  MA 13 26 6,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 23 49 10,75 134,043 5005

78 10 MAHMUT GEÇER  MA 7 11 4,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 8 0,00 15 24 9,00 128,678 5037

79 5 ZEYNEPPSUDE TURAN  MC 10 10 7,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 14 20 9,00 128,515 5039

80 2 NEZİHA SEMİZ  MC 6 12 3,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 15 31 7,25 122,213 5065

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  M

KATILIMLAR

1 5 EBRU SEZEN  M 31 7 29,25 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 29 3 28,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 77 13 73,75 350,675 1219

2 10 ULAŞ AKIN  M 20 7 18,25 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 31 15 27,25 186,910 4404
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  MA

KATILIMLAR

1 1 NURŞAH SATILMIŞ  MA 33 6 31,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 38 2 37,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 107 12 104,00 448,015 68

2 12 BUSE NUR KÖKÇÜ  MA 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 34 4 33,00 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 105 12 102,00 439,888 106

3 5 FURKAN SÜER  MA 26 4 25,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 38 2 37,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 98 11 95,25 420,603 260

4 3 ZEHRA TELKENAR  MA 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 36 3 35,25 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 100 19 95,25 419,443 274

5 6 MAKBULE YÜCEL  MA 29 8 27,00 2 0 2,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 5 0 5,00 37 2 36,50 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 93 19 88,25 398,173 518

6 9 AYBÜKE İVAK  MA 31 6 29,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 33 2 32,50 3 3 2,25 5 1 4,75 4 0 4,00 89 14 85,50 388,100 645

7 0 İLKNUR AKKURT  MA 33 3 32,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 23 3 22,25 5 1 4,75 7 0 7,00 5 1 4,75 87 9 84,75 378,275 772

8 8 ŞEVVAL DAĞISTANLI  MA 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 31 6 29,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 1 3,75 89 26 82,50 376,113 809

9 7 UFUK ÇÖNE  MA 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 31 4 30,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 86 26 79,50 367,008 958

10 4 ZEYNEP TEKE  MA 26 13 22,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 33 3 32,25 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 84 22 78,50 364,008 1016

11 2 TUĞÇE BARAN  MA 31 5 29,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 26 1 25,75 2 0 2,00 75 9 72,75 345,900 1291

12 4 ÖZLEM İSAK  MA 25 10 22,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 26 6 24,50 63 22 57,50 297,170 2229

13 0 ENES ARSLAN  MA 27 12 24,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 55 17 50,75 267,588 2838

14 10 SİNAN BALTAŞ  MA 27 5 25,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 53 13 49,75 266,320 2867

15 11 BÜŞRA KİMSESİZ  MA 28 4 27,00 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 13 4 12,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 50 16 46,00 253,450 3104

16 9 ALPAY ARSLAN  MA 28 9 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 8 7 6,25 48 18 43,50 241,848 3356

17 7 METE PALABIYIK  MA 21 15 17,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 14 8 12,00 44 29 36,75 223,825 3728

18 5 ALEYNA ODABAŞOĞLU  MA 26 7 24,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 39 12 36,00 214,208 3914

19 12 AYBERK BÜYÜK LMUS  MA 9 4 8,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 11 6 9,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 15 33,25 211,373 3971

20 8 VAHİT ME AL  MA 20 18 15,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 9 4,75 39 31 31,25 202,198 4159

21 9 YASEMİN GÜLEÇ  MA 15 9 12,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 26 18 21,50 169,288 4656

22 4 ORHAN URAL  MA 11 11 8,25 4 0 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 26 23 20,25 168,580 4665

23 5 AHMET KAYKUSUZ  MA 14 11 11,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 6 4 5,00 24 20 19,00 163,228 4718

24 1 GÖKCE  MA 19 21 13,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 28 36 19,00 161,073 4746

25 2 CANSEVER KAPUSUZ  MA 12 20 7,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 25 13,75 143,298 4938

26 12 CEMAL EKENEL  MA 13 26 6,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 23 49 10,75 134,043 5005

27 10 MAHMUT GEÇER  MA 7 11 4,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 8 0,00 15 24 9,00 128,678 5037



 MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  MA

KATILIMLAR
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 MB SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  MB

KATILIMLAR

1 8 BERK DURAN  MB 35 4 34,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 36 4 35,00 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 100 17 95,75 422,038 247

2 6 PETEK OLGUN  MB 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 38 2 37,50 3 4 2,00 7 0 7,00 5 1 4,75 99 20 94,00 417,265 296

3 5 ADEM KILIÇ  MB 29 7 27,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 31 5 29,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 94 17 89,75 398,145 519

4 2 SÜMEYYE AKBABA  MB 31 8 29,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 33 4 32,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 0 5,00 89 20 84,00 382,470 716

5 1 İKBAL HEKİMHAN  MB 31 9 28,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 27 3 26,25 4 3 3,25 6 1 5,75 3 2 2,50 85 22 79,50 365,238 986

6 13 CEMRE TÜTÜNCÜ  MB 29 10 26,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 29 8 27,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 86 28 79,00 362,485 1033

7 10 KENAN DERYOL  MB 32 8 30,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 25 5 23,75 5 1 4,75 5 2 4,50 2 4 1,00 84 23 78,25 360,113 1069

8 12 HAKİ  MB 23 9 20,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 33 0 33,00 3 2 2,50 5 1 4,75 3 0 3,00 75 12 72,00 345,693 1293

9 7 HAYDAR ULUSOY  MB 20 16 16,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 32 5 30,75 3 3 2,25 6 1 5,75 4 1 3,75 75 33 66,75 327,398 1601

10 0 EMRE BAŞTAŞ  MB 25 15 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 3 20,25 2 2 1,50 6 1 5,75 2 4 1,00 71 28 64,00 313,408 1890

11 9 YUNUS BOZKURT  MB 13 6 11,50 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 16 3 15,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 58 19 53,25 275,048 2692

12 2 NAZLICAN AKTAY  MB 25 11 22,25 1 1 0,75 4 0 4,00 12 2 11,50 1 0 1,00 1 0 1,00 44 14 40,50 234,773 3512

13 11 MELİSA ZORBA  MB 27 8 25,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 46 15 42,25 233,813 3532

14 1 MELİSSA KARATAY  MB 29 9 26,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 45 13 41,75 233,660 3536

15 8 NURAY YAŞAR  MB 13 7 11,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 3 1,25 2 0 2,00 20 14 16,50 152,543 4849

16 12 MURAT SEVEN  MB 17 14 13,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 19 21 13,75 144,163 4935
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 MC SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  MC

KATILIMLAR

1 1 BERKAY ARSLANTAŞ  MC 22 10 19,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 30 3 29,25 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 85 16 81,00 370,795 892

2 2 ÖZLEM SAZAŞ  MC 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 31 6 29,50 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 85 28 78,00 363,148 1025

3 4 YUSUF DERYOL  MC 32 6 30,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 1 18,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 3 2,25 75 14 71,50 335,970 1454

4 5 ŞÜHEDA CANBOLAT  MC 22 17 17,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 26 6 24,50 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 74 31 66,25 322,905 1688

5 8 FURKAN DEĞİRMENCİ  MC 1 0 1,00 37 1 36,75 5 1 4,75 7 0 7,00 5 0 5,00 55 2 54,50 290,835 2359

6 9 RUKİYE BELDEK  MC 27 6 25,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 15 5 13,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 60 22 54,50 279,410 2617

7 11 ELİFNUR UÇAR  MC 24 10 21,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 17 13 13,75 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 59 35 50,25 265,268 2887

8 8 SILA ESER  MC 28 12 25,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 36 24 30,00 196,380 4269

9 4 MELİSA NUR YÜCEL  MC 11 8 9,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 3 5,25 30 15 26,25 186,753 4409

10 5 ZEYNEPPSUDE TURAN  MC 10 10 7,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 14 20 9,00 128,515 5039

11 2 NEZİHA SEMİZ  MC 6 12 3,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 15 31 7,25 122,213 5065
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 MD SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  MD

KATILIMLAR

1 3 İLKER AKGÜL  MD 22 17 17,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 20 8 18,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 62 34 53,50 279,178 2619

2 11 YUSUF EMRE KARA  MD 26 11 23,25 2 1 1,75 4 1 3,75 19 4 18,00 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 57 21 51,75 273,635 2722

3 10 KÜBRA ATEŞ  MD 28 12 25,00 4 1 3,75 15 2 14,50 3 4 2,00 4 1 3,75 3 3 2,25 57 23 51,25 269,143 2813

4 8 SÜMEYRA  MD 13 7 11,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 20 12 17,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 39 25 32,75 213,245 3932

5 5 AYBÜKE BEKDOĞDU  MD 15 16 11,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 10 4 9,00 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 27 32,25 207,873 4040

6 13 SEDAT PİŞKİN  MD 19 7 17,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 30 11 27,25 186,680 4412

7 11 MERYEM BO DEMİR  MD 24 14 20,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 32 26,00 182,995 4475

8 2 BUĞRA AĞIRMAN  MD 16 10 13,50 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 27 13 23,75 176,823 4571

9 9 MEHMET AKIN  MD 15 13 11,75 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 21 15,75 150,390 4881
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 ME SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  ME

KATILIMLAR

1 0 İLKNÜR PARLAK  ME 26 12 23,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 22 3 21,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 72 22 66,50 322,675 1693

2 3 ÇAĞLA KILIÇARSLAN  ME 25 11 22,25 4 1 3,75 1 0 1,00 4 1 3,75 21 4 20,00 3 1 2,75 2 2 1,50 60 20 55,00 285,448 2475

3 10 ESRA ÇETİNTAŞ  ME 25 9 22,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 16 9 13,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 51 24 45,00 250,453 3170

4 2 BİRGÜL AKBABA  ME 19 8 17,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 12 1 11,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 46 19 41,25 237,863 3438

5 11 İREM KILIÇ  ME 15 8 13,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 1 2,75 18 5 16,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 44 17 39,75 235,418 3499

6 5 ALİ ADIBELLİ  ME 3 1 2,75 2 1 1,75 18 7 16,25 1 0 1,00 4 2 3,50 28 11 25,25 188,755 4376

7 5 BURCU DEMİR  ME 20 19 15,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 7 5 5,75 1 1 0,75 32 31 24,25 180,090 4523

8 13 İLKER FIRAT DEMİR  ME 20 8 18,00 6 3 5,25 1 0 1,00 27 11 24,25 179,603 4532

9 0 BURAK TEMÜGAN  ME 17 11 14,25 0 2 -0,50 8 4 7,00 1 4 0,00 3 2 2,50 29 23 23,25 177,140 4567
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 MF SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  MF

KATILIMLAR

1 14 GAMZE CANBULAT  MF 13 16 9,00 13 15 9,25 2 4 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 32 41 21,75 173,568 4607

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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 MH SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TOKAT ZİLE Halk Eğitim Merkezi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01) 80 80 80 5217

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,50 10,61 20,85 3,08 0,89 2,86 2,41 1,11 2,14 1,51 1,43 1,16 3,50 0,75 3,31 19,49 5,18 18,20 2,54 2,22 1,99 3,48 1,32 3,15 2,39 1,31 2,06 61,90 24,82 55,72 281,190

Okul Ortalaması 22,89 9,78 20,44 2,92 0,73 2,74 2,47 0,96 2,23 1,38 1,28 1,06 3,54 0,87 3,32 18,09 4,05 17,08 2,29 1,68 1,88 3,26 1,00 3,01 2,21 0,94 1,97 59,05 21,29 53,73 272,130

SINIF:  MH

KATILIMLAR

1 0 CEREN EZGİ DOĞAN  MH 32 6 30,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 31 5 29,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 94 17 89,75 399,943 496

2 0 FEYZA ÇETİN  MH 30 5 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 31 4 30,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 2 3,50 90 17 85,75 387,050 661

3 0 MERYEM ÖZSEVEN  MH 34 5 32,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 33 0 33,00 1 0 1,00 1 0 1,00 84 8 82,00 379,503 756

4 0 BEYZA ÖZKAN  MH 22 11 19,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 15 3 14,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 50 20 45,00 249,858 3190

5 0 ALEYNA ÖZKAN  MH 16 4 15,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 13 2 12,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 40 14 36,50 223,275 3743

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU SEZEN 5  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,675 281,190 1 23 23 23 1219

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 2 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,75 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,75 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,00 2,23 2,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,62 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,38 9,36 9,46

Matematik-1 40 29 3 28,25 71 14,50 17,08 18,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,12 1,88 1,99

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,75 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,97 2,06

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,88 6,86 7,20

Toplam: 120 77 13 73,75 61 50,50 51,58 53,74

TYT Türkçe BCEAcEA DCd AaECDCaaEAEAcDBACAEDECBAaDBC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAE CAEBDA   cDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDCeBCAD C   BDbdA E DBC  DAEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen      eb B  D        

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 7 78

Türkçe 40 31 7 78

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 15 1 75

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 29 3 73

Matematik-1 40 29 3 73

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 1 1 33
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Temel Kavramlar 11 7 1 64
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 2 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ AKIN 10  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,910 281,190 2 60 60 60 4404

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 2 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 23,75 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,75 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 4,00 2,23 2,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,62 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,00 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,38 9,36 9,46

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 14,50 17,08 18,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,12 1,88 1,99

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,75 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,97 2,06

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,88 6,86 7,20

Toplam: 120 31 15 27,25 23 50,50 51,58 53,74

TYT Türkçe B E cEAB  cbAaECDC  b  ABDBdCAEbE BA    

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal e bEB AE DAec  D B A

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik c       D                               

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen dA      e  b        

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 7 50

Türkçe 40 20 7 50

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 5 2 2 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Dört İşlem Yeteneği 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 1 0 9
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 1 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAYKUSUZ 5  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,228 281,190 23 71 71 71 4718

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 17,65 17,08 18,20

Toplam: 120 24 20 19,00 16 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe Beb DEA Dd b  E DC  EA AaeBd    b BAae b

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal  aAE   cB       bBde

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AE       C B  D     d b   Eea           

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 11 35

Türkçe 40 14 11 35

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 2 1 29
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 3 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal 20 4 5 20

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

Dört İşlem Yeteneği 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 3 1 0 33
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 1 2 9
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 1 1 20
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ODABAŞOĞLU 5  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,208 281,190 18 53 53 53 3914

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 17,65 17,08 18,20

Toplam: 120 39 12 36,00 30 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BCEAeEAeDd    E DC DEAEABDBAC EDEdBAEedd

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBCedBDAe   DCBdA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 7 65

Türkçe 40 26 7 65

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 0 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ALPAY ARSLAN 9  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,848 281,190 16 45 45 45 3356

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 17,65 17,08 18,20

Toplam: 120 48 18 43,50 36 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DAeBEBDAdaACb cECEdCAcEaC DEABDBDaABE CC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECaDBC A     bBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik eDaA AEae C Ba b  c   B  D              

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 9 70

Türkçe 40 28 9 70

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 1 71
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 12 2 60

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik-1 40 8 7 20

Rasyonel Sayılar 5 2 1 40
Temel Kavramlar 11 2 3 18
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 3 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK BÜYÜK LMUS 12  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,373 281,190 19 55 55 55 3971

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 4 8,00 20 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 37 15 33,25 28 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BbEd EAeD B  e C C     A                

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAE CAEBDAd   DCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik Aa aA cBaC B ADdC     bB     BC         

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen B c ad  a          C

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 4 23

Türkçe 40 9 4 23

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 1 0 14
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal 20 15 1 75

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 1 0
Temel Kavramlar 11 3 1 27
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 5 4 0 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 1 3 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE İVAK 9  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,100 281,190 6 10 10 10 645

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 33 2 32,50 81 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 89 14 85,50 71 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BdEAeEABDCe dDECDCBDEAEAcDBACAEDECBAE d 

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal C AE C c DA EBeDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDC BCADAC eCB CBADEDDBC  aAEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BAeC deEBCaDA  EB DC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal 20 13 2 65

Tarih-1 5 3 0 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 33 2 83

Matematik-1 40 33 2 83

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Temel Kavramlar 11 10 1 91
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 3 1 1 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 12 4 60

Fizik 7 3 3 43

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 0 67

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE NUR KÖKÇÜ 12  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
439,888 281,190 2 2 2 2 106

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 34 4 33,00 83 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 105 12 102,00 85 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DAeBEBDAEDACCeDECEbCADEBCBDEABDBDEABEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECeDBCEA DCAEEBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAEEACCBBDBbdADDCCB EDCAcBCADbDCAD E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen acBcBACCDEAEBaCDEDBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 37 3 93

Türkçe 40 37 3 93

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 18 1 90

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 34 4 85

Matematik-1 40 34 4 85

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 9 1 82
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 3 1 75
Üçgende Açılar 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 4 3 57

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 6 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KİMSESİZ 11  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,450 281,190 15 42 42 42 3104

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 50 16 46,00 38 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DACBEBDAEDACbBDdCEAeADEBCBbEAB    AB    

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal A E  D CaA  d   BACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik B    ba A C B  e    C B   b   CADCD A  E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen  b   e   c  a   de  

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 4 70

Türkçe 40 28 4 70

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 3 1 43
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 0 33

TYT Sosyal 20 9 2 45

Tarih-1 5 2 0 40

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 4 33

Matematik-1 40 13 4 33

Rasyonel Sayılar 5 4 0 80
Temel Kavramlar 11 1 0 9
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 6 0

Fizik 7 0 2 0

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
CANSEVER KAPUSUZ 2  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,298 281,190 25 76 76 76 4938

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 20 25 13,75 11 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe  d dEBc   dCCdebCcACeDEaaaecAB c ddBaca 

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal  BE  DBb    d E  AC 

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik    e  b                                 

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen      A      e       

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 20 30

Türkçe 40 12 20 30

Cümlenin Yorumlanması 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 2 5 29
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 2 0

TYT Sosyal 20 7 2 35

Tarih-1 5 2 0 40

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

Rasyonel Sayılar 5 0 0 0
Temel Kavramlar 11 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 0 14

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL EKENEL 12  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,043 281,190 26 77 77 77 5005

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 10,54 9,36 9,46

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 23 49 10,75 9 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe aeEAbEABeaeed cCDdaeEdaAcbdeecEbECebacBe

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEaaAddabbEeeDeade

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Fen edebEcc B c    Eab b

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 26 33

Türkçe 40 13 26 33

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 3 4 43
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 3 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 1 6 14

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARSLAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,588 281,190 13 39 39 39 2838

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 17,65 17,08 18,20

Toplam: 120 55 17 50,75 42 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEAaEAdeac ADECDCaeEAaABDBACAEDECBAaedC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDbEBCAEBDAeEcDDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEA AD aDCBB A        b      B          

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 11 2 28

Matematik-1 40 11 2 28

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 3 0 27
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 2 1 40
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SÜER 5  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
420,603 281,190 3 4 4 4 260

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 38 2 37,50 94 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 98 11 95,25 79 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEADEAdD BbAaECDCBDEAEABDBA   D  BA    

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBCAEBDAeEBcaCB A

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDCBBCADACCDeBDbBADEDDBCDDDAEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABCEADEBCBbAEAEBDbC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 4 65

Türkçe 40 26 4 65

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 3 0 43
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal 20 16 3 80

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 38 2 95

Matematik-1 40 38 2 95

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 10 1 91
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 18 2 90

Fizik 7 7 0 100

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKCE 1  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,073 281,190 24 72 72 72 4746

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 28 36 19,00 16 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BCEAabeacCcadbECDddcEbaAceBAdAEDdCBAdDde

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CadEcddEaeAaEaDaeBcA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik              A                          

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen        bc  c        

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 5 2 3 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Dört İşlem Yeteneği 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 1 0 9
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 0 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 1 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR AKKURT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,275 281,190 7 14 14 14 772

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 23 3 22,25 56 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 87 9 84,75 71 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DA BEBcAE AC BDECEACADEd BDEABDBDaABEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECDDBCcAB    EBAC 

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEA AEEACCBBDBb  aeCCB  DC D  AD      E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen a BABACCDEAEBBCaEDBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 3 83

Türkçe 40 33 3 83

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 14 1 70

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 23 3 58

Matematik-1 40 23 3 58

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 5 2 45
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 3 0 75
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 17 2 85

Fizik 7 5 1 71

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT GEÇER 10  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,678 281,190 27 78 78 78 5037

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 11 4,25 11 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 17,65 17,08 18,20

Toplam: 120 15 24 9,00 8 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe bdeBEdcdEaA aBcE E b   d                

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal      DBddA a  EEaAb 

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik aaac  b   C  a       a  Ee              

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 11 18

Türkçe 40 7 11 18

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 5 30

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Rasyonel Sayılar 5 0 1 0
Temel Kavramlar 11 0 3 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Ondalık Sayılar 3 1 1 33
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE YÜCEL 6  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,173 281,190 5 8 8 8 518

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 37 2 36,50 91 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 93 19 88,25 74 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DA BEdeAE ACadDEdEACADEdC DEABDBeEABEAeC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal A  C D CEAccedcEBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAEEACCBBDBDeADDCCB EDCADBaADCDCADDE

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen aDBABACCDEAEdBCaEDBb

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 8 73

Türkçe 40 29 8 73

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 11 5 55

Tarih-1 5 2 0 40

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 5 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 37 2 93

Matematik-1 40 37 2 93

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 9 1 82
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100

TYT Fen 20 16 4 80

Fizik 7 6 1 86

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
METE PALABIYIK 7  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,825 281,190 17 51 51 51 3728

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 14 8 12,00 30 17,65 17,08 18,20

Toplam: 120 44 29 36,75 31 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DACBE aAEaAabdDECEAeccEaacDEABeaDaABb   

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECcDBCce     dBeCe

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik cDaA AEEA C Badc  D  CB EebADa          

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 4 1 57
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33

TYT Sosyal 20 9 6 45

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

TYT Matematik 40 14 8 35

Matematik-1 40 14 8 35

Rasyonel Sayılar 5 2 2 40
Temel Kavramlar 11 4 3 36
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞAH SATILMIŞ 1  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
448,015 281,190 1 1 1 1 68

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 38 2 37,50 94 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 107 12 104,00 87 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BCEADEABeCd AbECDCBDEAdABDBACAEDECeAEeBC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBCAEBDAecBcDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDCBBCeDACCDCBDCBAeEDDBCDDDAEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABCaADEBCBDAEAEBDDC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 6 83

Türkçe 40 33 6 83

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 38 2 95

Matematik-1 40 38 2 95

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 10 1 91
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 19 1 95

Fizik 7 6 1 86

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN URAL 4  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,580 281,190 22 70 70 70 4665

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 26 23 20,25 17 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe eb aE D   A  dc CEAbc a  dDEA  Be   E  d

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal A ECDDB c  e  cdBebc

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik cDaA AE A C          C aEe              

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen             d       

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 11 28

Türkçe 40 11 11 28

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 4 0 57
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 1 2 17
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 0 33

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 5 4 0 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Rasyonel Sayılar 5 0 1 0
Temel Kavramlar 11 2 2 18
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM İSAK 4  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,170 281,190 12 31 31 31 2229

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 26 6 24,50 61 17,65 17,08 18,20

Toplam: 120 63 22 57,50 48 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DAeBE cAE ACedeECcbCb EdCB EABDBDEABE Ce

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal bB CeD CdAdcCAcEBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAEaAaCBBaBD dD C BaEDC DBaADC C   E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 4 1 57
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 12 6 60

Tarih-1 5 2 2 40

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 26 6 65

Matematik-1 40 26 6 65

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 5 3 45
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 2 1 67
Ondalık Sayılar 3 1 1 33
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL DAĞISTANLI 8  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
376,113 281,190 8 15 15 15 809

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 31 6 29,50 74 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 89 26 82,50 69 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DACBEdDAEeACbeDECEACADEBddbEABDBeaABEAee

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal AaECDD CcABDbAcEBeCD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik aDEA AEEACCBBDB CADeCCBaEaCADBCADCaC aDE

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen bDBeBACCDEdEBBCaEDB 

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 14 5 70

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 6 78

Matematik-1 40 31 6 78

Rasyonel Sayılar 5 4 1 80
Temel Kavramlar 11 8 3 73
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 1 1 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50

TYT Fen 20 15 4 75

Fizik 7 5 2 71

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN BALTAŞ 10  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,320 281,190 14 40 40 40 2867

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 53 13 49,75 41 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe   eBEBeAEcAC BDECEACADb   DEAB BaEABE CC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal A   DD C Ace AdEBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik B aAAAdEA C BDB     C B   C cBa        E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen             a       

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 5 68

Türkçe 40 27 5 68

Cümlenin Yorumlanması 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 0 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 2 0 40

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 4 38

Matematik-1 40 15 4 38

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 3 0 27
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 1 0 25
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE BARAN 2  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,900 281,190 11 24 24 24 1291

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 26 1 25,75 64 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 75 9 72,75 61 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe B EdDEA cC bADECDCd EAEABDBACAEDECBAEDaC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBCAEBDAeE DcCBdA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDCBB ADeCC    C A    B   DAEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen        E   D        

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 5 78

Türkçe 40 31 5 78

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 16 3 80

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 26 1 65

Matematik-1 40 26 1 65

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 2 1 67
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Temel Kavramlar 11 5 0 45
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 4 0 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 2 0 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK ÇÖNE 7  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,008 281,190 9 17 17 17 958

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 31 4 30,00 75 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 86 26 79,50 66 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BCaAcEABeC bAaECDCdDEAEABeBAeAEbEeBAaDea

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDbEBCAd DACc cDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAcADEBDCBB A ACC  BDCBADEabBC aDAEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABCaeaEBCBDddAEBDDC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 4 78

Matematik-1 40 31 4 78

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 2 1 67
Temel Kavramlar 11 5 2 45
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 4 3 57

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 6 6 0 100

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
VAHİT ME AL 8  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,198 281,190 20 57 57 57 4159

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 7 9 4,75 12 17,65 17,08 18,20

Toplam: 120 39 31 31,25 26 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe abaBEeeAEeA bdDcCEACe EeddDEABbBeaABEbCa

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal A  eDDBCdAc  AEdBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik a ab  bEdCC  aB     CCc E       e      a

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67

TYT Sosyal 20 12 4 60

Tarih-1 5 2 1 40

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 9 18

Matematik-1 40 7 9 18

Rasyonel Sayılar 5 2 2 40
Temel Kavramlar 11 1 2 9
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 2 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN GÜLEÇ 9  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,288 281,190 21 69 69 69 4656

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 26 18 21,50 18 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe cCE DEABD  bdaECDdc EbEAe dA A          

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CeAE   cBDA     CBbA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik e  E   a C d                            

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen         e       d  a

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 9 38

Türkçe 40 15 9 38

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 2 1 29
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 3 1 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Dört İşlem Yeteneği 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 0 2 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 0 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TELKENAR 3  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
419,443 281,190 4 5 5 5 274

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 36 3 35,25 88 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 100 19 95,25 79 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe BbEbcEABDCBaAbECDCBDEAEAeDBACAEbECBAaDBC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CeAEdCecBDAeEBDDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AE EADEBDCBBCADACCeCBDCBADEDDBCaDDcEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABCbAaEBCBDAEAEBDeC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 36 3 90

Matematik-1 40 36 3 90

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 10 1 91
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 17 3 85

Fizik 7 5 2 71

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TEKE 4  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,008 281,190 10 19 19 19 1016

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 27 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,99 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,23 2,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,21 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,22 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,54 9,36 9,46

Matematik-1 40 33 3 32,25 81 17,65 17,08 18,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,47 1,88 1,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,18 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,21 6,86 7,20

Toplam: 120 84 22 78,50 65 54,31 51,58 53,74

TYT Türkçe DACBEBDAEDA beccaEcCADEddabEABDBeaAeEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal AB C D CEecc  Ed    

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEA AEEACCBBDBbCADDCCB EDCAcBeADCDCA  E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen EaBABACCDEAEBBCaEDBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 4 3 57
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 7 4 35

Tarih-1 5 3 0 60

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 33 3 83

Matematik-1 40 33 3 83

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 10 0 91
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50

TYT Fen 20 18 2 90

Fizik 7 6 1 86

Katı Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM KILIÇ 5  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,145 281,190 3 9 9 9 519

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 94 17 89,75 75 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe DAeBEBDAE  C BcECEACA EabcDEABDaDaABEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECDcBCdA DeAEEBACe

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BcEAAAEdACCBBDBD ADDCCBaEDCAbBCADb C D E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen EDBABACCDEAEBBCDEDBd

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 7 73

Türkçe 40 29 7 73

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67

TYT Sosyal 20 15 4 75

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

TYT Matematik 40 31 5 78

Matematik-1 40 31 5 78

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 8 2 73
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 2 1 67
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 3 1 75
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100

TYT Fen 20 19 1 95

Fizik 7 7 0 100

Katı Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BERK DURAN 8  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
422,038 281,190 1 3 3 3 247

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 36 4 35,00 88 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 100 17 95,75 80 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe BbEAeEABDCBCA ECDCdDEAEABDBACAEDECBAEeBC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBCAdBDAeEBcDCB A

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDCBBCADACCDeBDbBAbEDDBCDDaAEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABCadDEaCBDdEdEB aC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 4 88

Türkçe 40 35 4 88

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 16 3 80

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 36 4 90

Matematik-1 40 36 4 90

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 10 1 91
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 5 2 71

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE TÜTÜNCÜ 13  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,485 281,190 6 21 21 21 1033

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 29 8 27,00 68 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 86 28 79,00 66 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEbDEABDCdeA EaDCBDEbEbaDBACAEDEbBAaDBC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CeAdaC b DAdEBeDbBdA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDCBBCA ACCcdB bBADaaaBCaDDAEAeD 

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABaaADEBCBDAEAEBDDC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 2 3 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 29 8 73

Matematik-1 40 29 8 73

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 2 1 67
Temel Kavramlar 11 6 4 55
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 3 1 75
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 18 2 90

Fizik 7 5 2 71

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE BAŞTAŞ 0  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,408 281,190 10 30 30 30 1890

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 21 3 20,25 51 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 71 28 64,00 53 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe cAeBEdDAEeAaaeDbaEACADEdacbEABDaDaABEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECaD CcABD AcEBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik aDEAAAEEA CBBDBb A   CB EaCA       C D  

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen a B  eCCDEAEBcCaEecb

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 15 63

Türkçe 40 25 15 63

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 3 53

Matematik-1 40 21 3 53

Rasyonel Sayılar 5 3 1 60
Temel Kavramlar 11 4 1 36
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 2 2 29

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HAKİ 12  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,693 281,190 8 25 25 25 1293

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 33 0 33,00 83 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 75 12 72,00 60 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe cA BE   EcACbaDcC ACAcEBdaD AB BDaABE CC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal A    DB        EBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEA AEEA CBBDBDC DDCCBDE   DBCADC CADDE

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen abB B CCDcAEB C E B 

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 9 58

Türkçe 40 23 9 58

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 0 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 0 71
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67

TYT Sosyal 20 8 0 40

Tarih-1 5 1 0 20

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 33 0 83

Matematik-1 40 33 0 83

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 8 0 73
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100

TYT Fen 20 11 3 55

Fizik 7 3 2 43

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 5 1 71

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYDAR ULUSOY 7  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,398 281,190 9 27 27 27 1601

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 32 5 30,75 77 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 75 33 66,75 56 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe edbBEdeAEadCbcDbaEceADEBCaD AeDB aABE  C

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal AacebDBCcAe  A EBcCD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAEEAbCBBDBDaA  CCBDEaCAcBCADCaCA DE

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen abBc ACCDEAEBaCDEb A

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 3 1 43
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 10 7 50

Tarih-1 5 1 4 20

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 1 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 32 5 80

Matematik-1 40 32 5 80

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 6 3 55
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 2 1 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 3 3 43

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL HEKİMHAN 1  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,238 281,190 5 18 18 18 986

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 27 3 26,25 66 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 85 22 79,50 66 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEADEAdebdbAaECDCBDEAEABDBACAEbECBAaDBC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CbAEBCA  DAeEBeDCBdA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDCBBbADACbc    B DED BCD   EACD 

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABCbceEBCaDAE EBebC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 27 3 68

Matematik-1 40 27 3 68

Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 2 1 67
Temel Kavramlar 11 6 2 55
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 4 0 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 13 6 65

Fizik 7 4 3 57

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN DERYOL 10  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,113 281,190 7 22 22 22 1069

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 25 5 23,75 59 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 84 23 78,25 65 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe BbEADcAdDCdbADECDCBDEAEcBDBACAEbECBAEeBC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CeAEBCAEcDAeE DDCBE 

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AaAEADaaDCBB ADACCe BDCBADED BCe    A   

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABCbA EBCBedEAdBaea

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 25 5 63

Matematik-1 40 25 5 63

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 2 1 67
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 7 1 64
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 5 4 1 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 1 0 25
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 5 1 71

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 4 33

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ZORBA 11  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,813 281,190 13 49 49 49 3532

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 46 15 42,25 35 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe D eBEBeAEeAC  cEC ACA EBCBbEdBDBeEABEcCC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal  BEC DBCdAdDdAEdBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik           d B                           

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen    d A C  A B b     

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 8 68

Türkçe 40 27 8 68

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 3 0 60

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Rasyonel Sayılar 5 1 0 20
Temel Kavramlar 11 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 4 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 1 14

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSSA KARATAY 1  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,660 281,190 14 50 50 50 3536

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 20,44 17,08 18,20

Toplam: 120 45 13 41,75 35 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe eACBEdDAE ACd DaCEdCeDEBdcDEABDBDEABEACe

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECeD CE  cCAEdBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik B aA                                    

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 14 3 70

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Rasyonel Sayılar 5 1 0 20
Temel Kavramlar 11 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 4 1 0 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT SEVEN 12  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,163 281,190 16 75 75 75 4935

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 20,44 17,08 18,20

Toplam: 120 19 21 13,75 11 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEbDEAee   A ECDdeDE dbe dA  EcECeAEcd 

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal aab    b            

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik c   A  a   B    e                       

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 2 3 29
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal 20 0 4 0

Tarih-1 5 0 3 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Dört İşlem Yeteneği 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 1 2 20
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN AKTAY 2  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,773 281,190 12 48 48 48 3512

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 44 14 40,50 34 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEAecAecC  A cCDCa EAEABDBACAEbEeBAEeBb

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal      e   D     DCB A

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik Ab E   e C BCAD C   B     E  B D        

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen   B      C          

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal 20 5 1 25

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 2 30

Matematik-1 40 12 2 30

Dört İşlem Yeteneği 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Temel Kavramlar 11 3 0 27
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 4 1 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY YAŞAR 8  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,543 281,190 15 73 73 73 4849

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 20 14 16,50 14 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe DACBE DAE A bcc C cCb Ed      De        

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal  B   e    ec e  BA  

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik a  c      C c            D              

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen         D   B       

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 7 33

Türkçe 40 13 7 33

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33

TYT Sosyal 20 3 4 15

Tarih-1 5 1 0 20

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

Rasyonel Sayılar 5 0 2 0
Temel Kavramlar 11 1 0 9
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 4 1 1 25
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
PETEK OLGUN 6  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
417,265 281,190 2 6 6 6 296

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 38 2 37,50 94 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 99 20 94,00 78 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe BCEADEABDadbAaECDCdDEAEABDBACAEDECBAEDdC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CeAEBCAc DAbccceCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCcAcEDDBCDDDAEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BAebbAaEBCBDAEAEBDbC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 12 7 60

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 38 2 95

Matematik-1 40 38 2 95

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 10 1 91
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açılar 3 3 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 3 4 43

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 7 0 100

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE AKBABA 2  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
382,470 281,190 4 12 12 12 716

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 33 4 32,00 80 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 89 20 84,00 70 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe DACBEBDAE ACCBcECEACADEBaabEABDcedABEACe

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECbD Ca   aAc BACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAEEACCBBDB  ADDCCBaEDbAceCADCDCA DE

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen b BABAaCbEdEBBC EDBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 8 78

Türkçe 40 31 8 78

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67

TYT Sosyal 20 11 4 55

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 33 4 83

Matematik-1 40 33 4 83

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 8 2 73
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50

TYT Fen 20 14 4 70

Fizik 7 4 2 57

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS BOZKURT 9  MB

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,048 281,190 11 36 36 36 2692

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 16 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 23,52 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,69 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,23 2,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,00 9,36 9,46

Matematik-1 40 16 3 15,25 38 20,44 17,08 18,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,00 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,88 3,01 3,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,68 1,97 2,06

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,55 6,86 7,20

Toplam: 120 58 19 53,25 44 63,19 51,58 53,74

TYT Türkçe DAbBEdDAEbA decECEAC                    

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECDDBCcedD AcEBeCD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAaEACCeBDBbC   C     C             

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen EaaABACCDcAEBBCaEbBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 6 33

Türkçe 40 13 6 33

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 1 0 14
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 0 0

TYT Sosyal 20 14 5 70

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 3 40

Matematik-1 40 16 3 40

Rasyonel Sayılar 5 4 0 80
Temel Kavramlar 11 5 0 45
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 0 2 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 5 2 71

Katı Basıncı 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 6 1 86

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ARSLANTAŞ 1  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,795 281,190 1 16 16 16 892

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 30 3 29,25 73 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 85 16 81,00 68 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe B EAbEABe ebA ECDbdcEAdA DBACeEDEdBA    

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBC EBDACE  DCBdA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AE E D BDCBBCADACCa B C ADEDaBC DDcEACDC

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABbEA EBCBaAEAEBDDC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal 20 16 1 80

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 30 3 75

Matematik-1 40 30 3 75

Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 7 2 64
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 17 2 85

Fizik 7 5 1 71

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 6 1 86

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Biyoloji 6 6 0 100

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR UÇAR 11  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,268 281,190 7 41 41 41 2887

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 17 13 13,75 34 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 59 35 50,25 42 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe c eBE eAEaACa DECEACeDE  cDEAeDBDaABE Ce

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal b dC D acA    EEaACe

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik aD A AcEA CBBacbbAb CCB  abbD  AeCaC b E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen bedABA Ce AEeBCeEDB 

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 0 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 1 2 20

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0

TYT Matematik 40 17 13 43

Matematik-1 40 17 13 43

Rasyonel Sayılar 5 3 2 60
Temel Kavramlar 11 2 5 18
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 2 1 67
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 3 1 75
Üçgende Açılar 3 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50

TYT Fen 20 11 6 55

Fizik 7 3 3 43

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN DEĞİRMENCİ 8  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,835 281,190 5 32 32 32 2359

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 37 1 36,75 92 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 55 2 54,50 45 48,05 51,58 53,74

TYT Sosyal                   C 

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAEEACCBBDBD ADDCCBDEa ADBCADCDCADDE

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen aDB BACCDEAEBBC EDBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Sosyal 20 1 0 5

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 37 1 93

Matematik-1 40 37 1 93

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 9 1 82
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 3 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100

TYT Fen 20 17 1 85

Fizik 7 5 1 71

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA NUR YÜCEL 4  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,753 281,190 9 61 61 61 4409

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 17,30 17,08 18,20

Toplam: 120 30 15 26,25 22 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe b CBEBeAE A b D C A A   ad     cea      

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal A bCeD CEA DdAcEBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik ae A   EA C B       b B                 

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 8 28

Türkçe 40 11 8 28

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 1 0 14
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 4 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 1 0

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 2 2 40

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Rasyonel Sayılar 5 2 2 40
Temel Kavramlar 11 1 1 9
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 4 2 0 50
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
NEZİHA SEMİZ 2  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,213 281,190 11 80 80 80 5065

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 12 3,00 8 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 15 31 7,25 6 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe ae     cc  aAcECcdc     ab        BAEb  

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAE dedcce Ee ebBde

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik cc     d                                

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen  Ad     eC e   dBe  

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 12 15

Türkçe 40 6 12 15

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal 20 6 11 30

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Dört İşlem Yeteneği 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 0 0 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 1 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM SAZAŞ 2  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
363,148 281,190 2 20 20 20 1025

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 31 6 29,50 74 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 85 28 78,00 65 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe DAeBEBDAEaACb DcCEACADEBCdDEABDcaEABEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECecBacAdc cEEBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDaAbAEEACCBBDBD  DDCCBDEDC cBaADCDCcaDE

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen bDB BAeCacdEeBCa eBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 7 80

Türkçe 40 32 7 80

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67

TYT Sosyal 20 12 7 60

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 6 78

Matematik-1 40 31 6 78

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 9 0 82
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 2 1 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 4 2 57

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE BELDEK 9  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,410 281,190 6 34 34 34 2617

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 60 22 54,50 45 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe B EbDEAeDa  A ECDCB EbbABDBA AEDEeBAE BC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal   b  Cec  A E DDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEbD Ba BB eb CC bB   ADED            

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen aed dAeEBCaDAabEB D 

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 6 68

Türkçe 40 27 6 68

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 0 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 0 1 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 5 38

Matematik-1 40 15 5 38

Dört İşlem Yeteneği 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 3 4 27
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 4 0 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 9 8 45

Fizik 7 1 5 14

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ESER 8  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,380 281,190 8 58 58 58 4269

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 4 7 2,25 6 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 36 24 30,00 25 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe BCaADEABcCdbADcCDCeDEebAacBACAEDECBAEbdC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal     addEBe      C E 

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik ea E   Be  B d       ab  c   B          

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen a                   

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal 20 4 4 20

Tarih-1 5 0 1 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 7 10

Matematik-1 40 4 7 10

Dört İşlem Yeteneği 4 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 0 2 0
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 5 3 0 60
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜHEDA CANBOLAT 5  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,905 281,190 4 28 28 28 1688

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 26 6 24,50 61 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 74 31 66,25 55 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe cbCBEdDAEbAC dDbCdACbcEBCdbEABceeaABcACb

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECDD C   DCAcEBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik aDEAAA EACCBBDBb cD bCBbEDbAD CADC C   E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen a B dAdCedAEBBCDdeBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 17 55

Türkçe 40 22 17 55

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33

TYT Sosyal 20 15 1 75

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 0 40

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 26 6 65

Matematik-1 40 26 6 65

Rasyonel Sayılar 5 3 2 60
Temel Kavramlar 11 7 1 64
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 1 1 33
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50

TYT Fen 20 11 7 55

Fizik 7 2 3 29

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DERYOL 4  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,970 281,190 3 26 26 26 1454

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,05 9,36 9,46

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 17,30 17,08 18,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 75 14 71,50 60 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe BbEADEdBDCB A ECDCBcEAEABaBACAEbECBAaDBC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEcC   DAaEBcDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AE EADEaDCBB ADAC     CBAD   B          

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BA  b  EBCB A dEBaeC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 14 3 70

Tarih-1 5 4 1 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 19 1 48

Matematik-1 40 19 1 48

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 6 0 55
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 3 1 60
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 4 50

Fizik 7 2 1 29

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 5 0 71

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPPSUDE TURAN 5  MC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
128,515 281,190 10 79 79 79 5039

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 11 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 18,95 20,44 20,85

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,14 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,39 2,23 2,14

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,27 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,25 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 8,05 9,36 9,46

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,82 1,88 1,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,38 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,55 1,97 2,06

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 7,75 6,86 7,20

Toplam: 120 14 20 9,00 8 48,05 51,58 53,74

TYT Türkçe BCEbeE d    dc CD e db A   Ae    C  aD  

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal acA          cb bBcA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Fen  e      B       ab b

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 10 25

Türkçe 40 10 10 25

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 1 1 14
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 0 33
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal 20 3 6 15

Tarih-1 5 1 2 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 0 1 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE BEKDOĞDU 5  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,873 281,190 5 56 56 56 4040

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 6,67 9,36 9,46

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 10,06 17,08 18,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,66 1,88 1,99

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,53 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,62 1,97 2,06

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,81 6,86 7,20

Toplam: 120 39 27 32,25 27 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEcDEABed aAaECcCB Ee AceB dAa  b bd  b

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal  DAEB AEcDA    DCB A

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AE EbD aDC BeAb C            B          

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen Bc  ada e   A  d    

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 16 38

Türkçe 40 15 16 38

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 3 2 43
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 2 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal 20 12 1 60

Tarih-1 5 4 0 80

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

Dört İşlem Yeteneği 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 3 1 0 33
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 3 2 27
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 3 1 60
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 4 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA AĞIRMAN 2  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,823 281,190 8 67 67 67 4571

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 6,67 9,36 9,46

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 10,06 17,08 18,20

Toplam: 120 27 13 23,75 20 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe BCcAacAde   d ECD  DEcaAa B  AE EeBA    

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal C  E CA        DCB A

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik A    a     B  D       b    a            

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 10 40

Türkçe 40 16 10 40

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 0 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal 20 8 0 40

Tarih-1 5 2 0 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Dört İşlem Yeteneği 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 1 2 9
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 1 0 20
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER AKGÜL 3  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,178 281,190 1 35 35 35 2619

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,67 9,36 9,46

Matematik-1 40 20 8 18,00 45 10,06 17,08 18,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,66 1,88 1,99

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,53 3,01 3,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,62 1,97 2,06

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 2,81 6,86 7,20

Toplam: 120 62 34 53,50 45 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe dCabeEA DCcCAbcaceaDEbdAeDBACAEDbCBAEadC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDeEdC EBDAeEceDCBEe

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AE EcDEBaC BCAD aC  B bacDdD B a  AE C C

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BA   caEBCa    E   C

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 17 55

Türkçe 40 22 17 55

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 20 8 50

Matematik-1 40 20 8 50

Dört İşlem Yeteneği 4 2 2 50
Bölünebilme Kuralları 3 1 0 33
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 2 1 67
Temel Kavramlar 11 5 3 45
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 4 1 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 1 0
Üçgende Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 2 0 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 2 2 29

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ATEŞ 10  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,143 281,190 3 38 38 38 2813

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 6,67 9,36 9,46

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 10,06 17,08 18,20

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,66 1,88 1,99

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,53 3,01 3,15

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,62 1,97 2,06

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 2,81 6,86 7,20

Toplam: 120 57 23 51,25 43 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEAeEAecCdbAcECDeBDEAEcBDBACAEbECBAaDdC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal                DCBcA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEAD BDCBBbeD        BA    B          

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABdddeEBa DA bEBabC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal 20 4 1 20

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 15 2 38

Matematik-1 40 15 2 38

Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 5 2 45
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 3 0 60
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 10 8 50

Fizik 7 3 4 43

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 3 50

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKIN 9  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,390 281,190 9 74 74 74 4881

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,67 9,36 9,46

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 10,06 17,08 18,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,66 1,88 1,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,53 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 1,97 2,06

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,81 6,86 7,20

Toplam: 120 21 21 15,75 13 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe eeEdbE  e  CA E  C bEe ABDB dAEbE Bda dd

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal Ce   Cdc a      bBdA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik         D                               

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen  e  a   B           

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 13 38

Türkçe 40 15 13 38

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal 20 4 6 20

Tarih-1 5 1 1 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Dört İşlem Yeteneği 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 1 0 9
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 2 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BO DEMİR 11  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,995 281,190 7 63 63 63 4475

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,67 9,36 9,46

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 10,06 17,08 18,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,66 1,88 1,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,53 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,62 1,97 2,06

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,81 6,86 7,20

Toplam: 120 34 32 26,00 22 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe DACBEdcAccA b DcCaACAcEBCdbEABDBaaABcACe

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal AeECbceCc ccddEdBAbD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik a  ebb cA       C                       

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen             e b     

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 8 11 40

Tarih-1 5 3 2 60

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 1 4 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

Rasyonel Sayılar 5 0 1 0
Temel Kavramlar 11 2 0 18
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 4 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT PİŞKİN 13  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,680 281,190 6 62 62 62 4412

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,67 9,36 9,46

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,66 1,88 1,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,53 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,62 1,97 2,06

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,81 6,86 7,20

Toplam: 120 30 11 27,25 23 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe eA BEBDA aA beccC A       DEAB B  AeEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECDe CcA     EBeCD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Fen   d                 

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 7 48

Türkçe 40 19 7 48

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Haritalar ve Ölçekler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA 8  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,245 281,190 4 54 54 54 3932

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 7 11,25 28 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 6,67 9,36 9,46

Matematik-1 40 20 12 17,00 43 10,06 17,08 18,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,66 1,88 1,99

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,53 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,62 1,97 2,06

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,81 6,86 7,20

Toplam: 120 39 25 32,75 27 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe bd BE DAEDAa eD CE CA  a  Db    e       

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal       e         BeC 

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEcAAaEA CBBDBbdeD CbB Eab add  CaC DD 

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen    d A Ce  EBab     

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 7 33

Türkçe 40 13 7 33

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 1 1 14
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 0 0

TYT Sosyal 20 2 2 10

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 20 12 50

Matematik-1 40 20 12 50

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 4 3 36
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 2 2 50
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 1 2 33
Ondalık Sayılar 3 2 1 67
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 1 0 25
Üçgende Açılar 3 1 1 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 1 1 14

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE KARA 11  MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,635 281,190 2 37 37 37 2722

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 16,81 20,44 20,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,17 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,19 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,67 9,36 9,46

Matematik-1 40 19 4 18,00 45 10,06 17,08 18,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,66 1,88 1,99

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,53 3,01 3,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,62 1,97 2,06

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,81 6,86 7,20

Toplam: 120 57 21 51,75 43 34,92 51,58 53,74

TYT Türkçe BCadDEABcCeCA ECDCd EAEcB BdCAEbECeAaDdC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal Ce E           DCBcA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEAcEBDCBBCAD C   B C AcE  c        e 

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BAc      C D d  BabC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 2 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 6 2 30

Tarih-1 5 2 1 40

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 19 4 48

Matematik-1 40 19 4 48

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Temel Kavramlar 11 5 1 45
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 4 1 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 2 1 29

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ADIBELLİ 5  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,755 281,190 6 59 59 59 4376

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 1 2,75 7 16,47 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,16 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,28 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,84 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 6,72 9,36 9,46

Matematik-1 40 18 7 16,25 41 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 28 11 25,25 21 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe                EC bC                    

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal                dBA  

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik B EAAcEE  CBBaBb  DDCCB EaC cB ee       

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen   B    CD cEBa      

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 3 1 8

Türkçe 40 3 1 8

Cümlenin Yorumlanması 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 0 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 0 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 0 0

TYT Sosyal 20 2 1 10

Tarih-1 5 0 0 0

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 7 45

Matematik-1 40 18 7 45

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 3 2 27
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 2 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 2 25

Fizik 7 1 0 14

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BİRGÜL AKBABA 2  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,863 281,190 4 46 46 46 3438

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 16,47 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,28 2,23 2,14

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,84 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,72 9,36 9,46

Matematik-1 40 12 1 11,75 29 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 46 19 41,25 34 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEA EAde a AccCDCBea EABD  C EDEC      

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBC cBDAbcccDCBdA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik A  EADaB C B          C  DE  B        D 

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen a   ace B      E    

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 8 48

Türkçe 40 19 8 48

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 0 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 12 1 30

Matematik-1 40 12 1 30

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 2 0 67
Temel Kavramlar 11 1 0 9
OBEB-OKEK 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 5 3 0 60
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 1 0 25
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 4 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK TEMÜGAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,140 281,190 9 66 66 66 4567

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 16,47 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,16 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,28 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,84 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 6,72 9,36 9,46

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 29 23 23,25 19 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEAecABe dCAcEbDCeDE  AB aAC   E   a c 

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal                 d c 

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AbAEA  BaCaB e  C                       

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen ad  EdcEBCab        

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 11 43

Türkçe 40 17 11 43

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 3 1 43
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal 20 0 2 0

Tarih-1 5 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 0

Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 3 0 2 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 0 2 0
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 3 0 60
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 4 14

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU DEMİR 5  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,090 281,190 7 64 64 64 4523

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 16,47 20,44 20,85

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,28 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,84 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,72 9,36 9,46

Matematik-1 40 7 5 5,75 14 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 32 31 24,25 20 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe edCBaaDAcad bBDcCEACccbBCdDEAceBeaABEcCd

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal    eeDa  d     EBebD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik aeEeAAb     B         B E b D           

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen               bD    

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67

TYT Sosyal 20 4 6 20

Tarih-1 5 0 2 0

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 5 18

Matematik-1 40 7 5 18

Rasyonel Sayılar 5 2 1 40
Temel Kavramlar 11 0 1 0
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Dört İşlem Yeteneği 4 1 2 25
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA KILIÇARSLAN 3  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,448 281,190 2 33 33 33 2475

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 16,47 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,28 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,84 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,72 9,36 9,46

Matematik-1 40 21 4 20,00 50 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 60 20 55,00 46 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe cAeBEdDAE d   cECEACbDbaCBbEABDBeaABEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal bBECD  C       dBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEA AEEACCBBDBb  bbCCBaEDC D           

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen  DB aA Cc  Ee       

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 11 63

Türkçe 40 25 11 63

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 9 2 45

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 21 4 53

Matematik-1 40 21 4 53

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 5 3 45
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 3 1 43

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇETİNTAŞ 10  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,453 281,190 3 43 43 43 3170

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 16,47 20,44 20,85

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,16 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,28 2,23 2,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,84 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 6,72 9,36 9,46

Matematik-1 40 16 9 13,75 34 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 51 24 45,00 38 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe BCE DEAeDC  A cCcCdDEeEABDBACAEe  BAdcdC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal C         AeE  DCBEe

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AbeEAD aDCBB ADeCC  e Ca cE aBCa        

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen dA  a   BCa        a

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 1 71
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 7 2 35

Tarih-1 5 1 0 20

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 16 9 40

Matematik-1 40 16 9 40

Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 1 2 33
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 4 2 36
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 3 2 60
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 1 2 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER FIRAT DEMİR 13  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,603 281,190 8 65 65 65 4532

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 16,47 20,44 20,85

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 27 11 24,25 20 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe B  A EAde      CDCBDEAc B BAC EbEaBAEead

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Matematik A c A  aDCaB A                          

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen  A                  

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 8 50

Türkçe 40 20 8 50

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 0 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 4 1 57
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Dört İşlem Yeteneği 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 3 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Temel Kavramlar 11 2 0 18
OBEB-OKEK 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 5 1 1 20
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistem 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNÜR PARLAK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,675 281,190 1 29 29 29 1693

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 16,47 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,28 2,23 2,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 6,72 9,36 9,46

Matematik-1 40 22 3 21,25 53 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 72 22 66,50 55 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe BCEADcceDCdeAccCDCBeEe AeDBACAEbE BAEDdC

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBCAEBDA E cDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEcDEBDCBBCAD C   B C AD   B a   EA e 

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen dec  d EBCaD   EcD C

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 17 1 85

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 22 3 55

Matematik-1 40 22 3 55

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 6 0 55
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 1 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 2 1 50
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 6 35

Fizik 7 0 4 0

Fizik Bilimine Giriş 2 0 2 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 4 1 57

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KILIÇ 11  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,418 281,190 5 47 47 47 3499

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 9 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33 16,47 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,16 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,28 2,23 2,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,44 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 6,72 9,36 9,46

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 13,08 17,08 18,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,33 1,88 1,99

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,72 3,01 3,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,69 1,97 2,06

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,75 6,86 7,20

Toplam: 120 44 17 39,75 33 38,28 51,58 53,74

TYT Türkçe cdCBE eAEedCCdDEC         DE      dBE Cd

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal AB C D         EBAb 

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BeaA AE A C BD D  D C B  abA B bD  CA  E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen      e Cc  E aC   B 

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 8 38

Türkçe 40 15 8 38

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 5 0 71
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 1 35

Tarih-1 5 3 0 60

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0

TYT Matematik 40 18 5 45

Matematik-1 40 18 5 45

Rasyonel Sayılar 5 4 0 80
Temel Kavramlar 11 5 2 45
OBEB-OKEK 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 3 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 2 1 50
Üçgende Açılar 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 0 1 0

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE CANBULAT 14  MF

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,568 281,190 1 68 68 68 4607

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 1 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 16 9,00 23 9,00 20,44 20,85

Matematik-1 40 13 15 9,25 23 9,25 17,08 18,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 1,88 1,99

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,50 3,01 3,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 1,97 2,06

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 3,50 6,86 7,20

Toplam: 120 32 41 21,75 18 21,75 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEA E B  cadaE   a EbaAe BAC E bddAaedd

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Matematik Ab EbDbeDC B bed b  BaCdA EcbB  D   dCba

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen dA bEccEaC a  dcBaeC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC
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100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 16 33

Türkçe 40 13 16 33

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 0 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 0 0 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 4 1 57
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 1 5 17

TYT Matematik 40 13 15 33

Matematik-1 40 13 15 33

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 0 2 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 3 2 1 67
Temel Kavramlar 11 3 5 27
OBEB-OKEK 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 5 3 1 60
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 3 1 0 33
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 1 2 25
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 10 30

Fizik 7 2 4 29

Fizik Bilimine Giriş 2 1 1 50
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 0 1 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÖZKAN 0  MH

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,275 281,190 5 52 52 52 3743

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 5 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 25,25 20,44 20,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 4,25 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,60 2,23 2,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,10 9,36 9,46

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 23,90 17,08 18,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,15 1,88 1,99

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,35 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,05 1,97 2,06

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 6,55 6,86 7,20

Toplam: 120 40 14 36,50 30 67,80 51,58 53,74

TYT Türkçe DA BE eAE ACe DaC ACADEe               C

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal AaECD B ce ceA dBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAEEA C c B       B   C c           

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen   B     e   a       

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 4 40

Türkçe 40 16 4 40

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 1 0 14
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 5 4 1 80

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 13 2 33

Matematik-1 40 13 2 33

Rasyonel Sayılar 5 3 1 60
Temel Kavramlar 11 2 0 18
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 1 0 33
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 0 14

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 1 0 50
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 0 0 0
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZKAN 0  MH

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,858 281,190 4 44 44 44 3190

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 5 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,25 20,44 20,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 4,25 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,60 2,23 2,14

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,00 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 12,10 9,36 9,46

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 23,90 17,08 18,20

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,15 1,88 1,99

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,35 3,01 3,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,05 1,97 2,06

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 6,55 6,86 7,20

Toplam: 120 50 20 45,00 38 67,80 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEAccA cC  dbdCDCa EA Aa BACAEbECBAED d

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CbAEaC    e    DCBde

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik A AEceEBDC BCA      B C    a BCD        

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BA     EcC     E   C

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 0 1 0
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal 20 7 5 35

Tarih-1 5 3 2 60

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 0 0 0
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Haritalar ve Ölçekler 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

TYT Matematik 40 15 3 38

Matematik-1 40 15 3 38

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 0 0 0
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 1 0 33
Temel Kavramlar 11 3 2 27
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 4 0 80
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100
Üçgende Açılar 3 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 0 0 0
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 1 30

Fizik 7 2 0 29

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Katı Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN EZGİ DOĞAN 0  MH

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
399,943 281,190 1 7 7 7 496

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 5 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,25 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,25 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,60 2,23 2,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,10 9,36 9,46

Matematik-1 40 31 5 29,75 74 23,90 17,08 18,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,15 1,88 1,99

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,35 3,01 3,15

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,05 1,97 2,06

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 6,55 6,86 7,20

Toplam: 120 94 17 89,75 75 67,80 51,58 53,74

TYT Türkçe BeEADEAdDC CA ECDCBDEAEABDBACAEDECdAaDdd

Cevap Anahtarı A BCEADEABDCBCADECDCBDEAEABDBACAEDECBAEDBC

TYT Sosyal CDAEBCAEBDA EcDDCBEA

Cevap Anahtarı A CDAEBCAEBDACEBDDCBEA

TYT Matematik AEAEcD BDCBB ADACCD BDCdADEDaBC DaAEACDa

Cevap Anahtarı A AEAEADEBDCBBCADACCDCBDCBADEDDBCDDDAEACDC

TYT Fen BABebc EBCaDA AEBDeC

Cevap Anahtarı A BABCEADEBCBDAEAEBDDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal 20 18 1 90

Tarih-1 5 5 0 100

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 5 78

Matematik-1 40 31 5 78

Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Temel Kavramlar 11 7 2 64
OBEB-OKEK 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 3 2 1 67
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 4 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 1 0

TYT Fen 20 13 5 65

Fizik 7 3 3 43

Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Katı Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0

Kimya 7 5 1 71

Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem 1 1 0 100
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Biyoloji 6 5 1 83

Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Nükleik Asitler ve ATP 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ÇETİN 0  MH

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,050 281,190 2 11 11 11 661

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 5 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,25 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,25 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,60 2,23 2,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,00 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,10 9,36 9,46

Matematik-1 40 31 4 30,00 75 23,90 17,08 18,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,15 1,88 1,99

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,35 3,01 3,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,05 1,97 2,06

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,55 6,86 7,20

Toplam: 120 90 17 85,75 71 67,80 51,58 53,74

TYT Türkçe DAeBEBDAE AC  DEC ACADEBC bEABDaDaABEACe

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECDDcCcABD b EBACD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEAAAEEACCBBDBD  DDCCBDdabADB ADdDCA  E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen bDBABAdCDEAE aaeEDBA

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 5 75

Türkçe 40 30 5 75

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 6 1 86
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 2 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 31 4 78

Matematik-1 40 31 4 78

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 9 1 82
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Dört İşlem Yeteneği 4 3 1 75
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 3 2 0 67
Ondalık Sayılar 3 2 1 67
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 3 1 75
Üçgende Açılar 3 2 0 67
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50

TYT Fen 20 14 5 70

Fizik 7 5 2 71

Katı Basıncı 1 0 1 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 2 2 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0

Kimya 7 5 1 71

Periyodik Sistem 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 1 0
Karbonhidratlar 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 1 0 100
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OM02-SS.31TYT01)

TOKAT / ZİLE / Halk Eğitim Merkezi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ÖZSEVEN 0  MH

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,503 281,190 3 13 13 13 756

Puanı Hesaplanan: 80 80 80 5176

Katılımlar: 5 80 80 80 5217

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,25 20,44 20,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 4,25 2,74 2,86

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,60 2,23 2,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,06 1,16

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,00 3,32 3,31

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,10 9,36 9,46

Matematik-1 40 33 0 33,00 83 23,90 17,08 18,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,15 1,88 1,99

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,35 3,01 3,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,05 1,97 2,06

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 6,55 6,86 7,20

Toplam: 120 84 8 82,00 68 67,80 51,58 53,74

TYT Türkçe DAeBEBDAEDAC eDECaACADEdCBDEABDBeEABEACC

Cevap Anahtarı B DACBEBDAEDACCBDECEACADEBCBDEABDBDEABEACC

TYT Sosyal ABECDD CEA ceAEEBAbD

Cevap Anahtarı B ABECDDBCEABDCAEEBACD

TYT Matematik BDEA AEEACCBBDBD AD CCBDEDCAD C DCDC D E

Cevap Anahtarı B BDEAAAEEACCBBDBDCADDCCBDEDCADBCADCDCADDE

TYT Fen    A       E        

Cevap Anahtarı B EDBABACCDEAEBBCDEDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 5 85

Türkçe 40 34 5 85

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Karşılaştırma ve Benzetme Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Yakın Anlamlı Cümleler 1 1 0 100
Farklı Kavramlara Yaslanan Cümleler 1 1 0 100
Yay Ayraç (()) ve Kesme İşareti (') 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (   Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 7 7 0 100
Metin Boşluklarının Anlam Akışına Göre Tamamlanması 2 1 1 50
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 5 0 100

İlk Çağ   da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Orta Çağ   da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Haritalar ve Ölçekler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100
Ortak (Ulusal) Saat - Uluslararası Saat Dilimleri 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Gençlik 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100

TYT Matematik 40 33 0 83

Matematik-1 40 33 0 83

Rasyonel Sayılar 5 5 0 100
Temel Kavramlar 11 8 0 73
OBEB-OKEK 2 2 0 100
Dört İşlem Yeteneği 4 4 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 3 3 0 100
Ondalık Sayılar 3 3 0 100
Dört İşlem Yeteneği Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
30-60-90 ve 45-45-90 Üçgeni 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 4 3 0 75
Üçgende Açılar 3 1 0 33
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 2 0 100

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

Katı Basıncı 1 0 0 0
Katı Basıncı Dayanıklılık 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 2 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik Sistem 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Atomun Yapısı Periyodik Sistem Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Kimyanın Uğraş Alanları 1 1 0 100
Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler ve ATP 1 0 0 0
Karbonhidratlar 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlılardaki İnorganik Bileşikler 1 0 0 0
Enzimlerin Çalışmasını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
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